Luis Caicedo

De: Daniela Belen Sangoluisa Ibarra [daniela.sangoluisa@quito.gob.ec]

Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2017 15:33

Para: Veronica Hidrovo

CcC: luis.caicedo@patronatosanjose.gob.ec; Diana Vanesa Eras Herrera; Olga Susana Nunez
Sanchez

Asunto: RE: Ejecucion Presupuestaria y programatica al 31 de julio del 2017 de la UPMSJ

Datos adjuntos: image002.png

Marca de seguimiento:  Seguimiento
Estado de marca: Completado

Estimada Verodnica,

Muy gentil por el envio de la informacion.

Por favor podria ayudarnos también con corte al 30 de junio de 2017, ya que de esa manera homologamos cierre del
primer semestre.

Agradeciendo su atencién.
. Saludos cordiales,

Daniela Sangoluisa

DIR: CHILE OE3-35 Y VENEZUELA

TEL. 3952300 EXT 17286

CORREQO: daniela.sangoluisa@quito.gob.ec

De: Veronica Hidrovo [mailto:veronica.hidrovo@patronatosanjose.gob.ec]

Enviado el: jueves, 17 de agosto de 2017 14:36

Para: Diana Vanesa Eras Herrera; Daniela Belen Sangoluisa Ibarra

CC: luis.caicedo@patronatosanjose.gob.ec; veronica.hidrovo@patronatosanjose.gob.ec
Asunto: Ejecucion Presupuestaria y programatica al 31 de julio del 2017 de la UPMS]

En respuesta al Oficio DMF-DIR-2017-0565, suscrito por la Directora Metropolitana Financiera, mediante el cual solicita
se remita la Ejecucion presupuestaria y programatica de Ingresos y Gastos, adjunto a la presente sirvase encontrar la
informacion mencionada con corte al 31 de julio de 2017 de la Unidad Patronato Municipal San José.

Saludos Cordiales,

Verénica Hidrovo Diaz

Especialista de Presupuesto
Direccidn Financiera-Presupuesto
Unidad Patronato Municipal San José
Telefono: 2283915/916 ext. 126
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