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Fwd: Fw: Comprobante Pago Impuesto Predial

Pilar Vallejo <pilarvallejo2914@gmail.com>
Mié 07/04/2021 15:54
Para:  Marisela Caleno <marisela.caleno@quito.gob.ec>

Buenas tardes

Envio lo indicado por Frosly

---------- Forwarded message ---------
De: Cristina Flores <cfloresb@forumabogados.com>
Date: vie, 8 ene 2021 a las 10:41
Subject: Re: Fw: Comprobante Pago Impuesto Predial
To: <damaris.ortiz@quito.gob.ec>, <xron.patrimonio@gmail.com>,
<administracioneugenio.espejo@quito.gob.ec>, Pilar Vallejo <pilarvallejo2914@gmail.com>

Buenos días: 

Alguna novedad sobre este tema?

Saludos, 

María Cristina Flores
+ 593 9 98127203
+ 593 2 332-4243 | +593 2 332-4269 | +593 2 332-4290
cristina.flores@forumabogados.com
Inglaterra E3-54 y República | Edificio CENTRUM, Piso 2, Oficina 2C | Quito, Ecuador
www.forumabogados.com

El lun, 4 de ene. de 2021 a la(s) 10:40, Cristina Flores (cfloresb@forumabogados.com) escribió:
Estimada Dra. Ortiz: 


Le agradezco me ayude con información sobre el trámite enviado para resolución del Consejo
Metropolitano con número GAD DMQ-AZEE-2020-2007- DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020,
despachado por la Dirección Jurídica y el departamento técnico. 


Saludos, 







María Cristina Flores

+ 593 9 98127203
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+ 593 2 332-4243 | +593 2 332-4269 | +593 2 332-4290
cristina.flores@forumabogados.com
Inglaterra E3-54 y República | Edificio CENTRUM, Piso 2, Oficina 2C | Quito, Ecuador
www.forumabogados.com





---------- Forwarded message ---------

De: Pilar Vallejo <pilarvallejo2914@gmail.com>

Date: lun, 21 de dic. de 2020 a la(s) 16:13

Subject: Re: Fw: Comprobante Pago Impuesto Predial

To: Cristina Flores <cfloresb@forumabogados.com>





Buenas tardes señora Flores


La Dirección de Gestión del Territorio ha despachado su solicitud a la Dirección Jurídica, para lo cual
envio el memorando que contiene el informe técnico
debe solicitar a la mencionada dirección el informe final 



Saludos Cordiales



El lun, 21 dic 2020 a las 9:13, Cristina Flores (<cfloresb@forumabogados.com>) escribió:


Estimada Arq. Ron: 


De acuerdo a nuestra conversación telefónica, adjunto la solicitud en la cual se especifica nuestra
solicitud de un INFORME FAVORABLE DE PARTICIÓN, del ben inmueble identificado con el
número de predio 0354113, a fin de  iniciar  el trámite de liquidación de la sociedad conyugal, así
mismo, le copio el texto de la norma: 


“  Art. 473.-  Partición judicial y  extrajudicial de inmuebles.-  En el caso de partición judicial de
inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la municipalidad del cantón o distrito
metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe favorable del respectivo concejo.
Si de hecho se realiza la partición, será nula. En el caso de partición extrajudicial, los interesados
pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización respectiva, sin la cual no podrá
realizarse la partición.”


Por la favorable atención que se  digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.  








María Cristina Flores

+ 593 9 98127203
+ 593 2 332-4243 | +593 2 332-4269 | +593 2 332-4290
cristina.flores@forumabogados.com
Inglaterra E3-54 y República | Edificio CENTRUM, Piso 2, Oficina 2C | Quito,
Ecuador
www.forumabogados.com
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El vie, 18 de dic. de 2020 a la(s) 09:48, Cristina Flores (cfloresb@forumabogados.com) escribió:


Buenos días, les agradezco me puedan indicar dónde averiguo por este trámite o cuándo
tendremos una respuesta.   Se requiere para un trámite judicial. 


Saludos, 






María Cristina Flores

+ 593 9 98127203
+ 593 2 332-4243 | +593 2 332-4269 | +593 2 332-4290
cristina.flores@forumabogados.com
Inglaterra E3-54 y República | Edificio CENTRUM, Piso 2, Oficina 2C | Quito,
Ecuador
www.forumabogados.com





El jue, 10 de dic. de 2020 a la(s) 10:28, Cristina Flores (cfloresb@forumabogados.com) escribió:


Buenos días;   Alguna novedad sobre este trámite? 


Saludos, 






María Cristina Flores

+ 593 9 98127203
+ 593 2 332-4243 | +593 2 332-4269 | +593 2 332-4290
cristina.flores@forumabogados.com
Inglaterra E3-54 y República | Edificio CENTRUM, Piso 2, Oficina 2C | Quito,
Ecuador
www.forumabogados.com





El vie, 20 de nov. de 2020 a la(s) 13:40, Cristina Flores (cfloresb@forumabogados.com)
escribió:




De acuerdo a lo indicado, adjunto solicitud debidamente firmada.


Saludos, 
 







María Cristina Flores
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cristina.flores@forumabogados.com
Inglaterra E3-54 y República | Edificio CENTRUM, Piso 2, Oficina 2C | Quito,
Ecuador
www.forumabogados.com





---------- Forwarded message ---------

De: Forum Abogados <foruminfo@forumabogados.com>

Date: mar., 17 de nov. de 2020 a la(s) 15:47

Subject: Fwd: Fw: Comprobante Pago Impuesto Predial

To: Cristina Flores <cfloresb@forumabogados.com>







---------- Forwarded message ---------

De: Maria Fernanda Duque Olmedo <maria.duque@quito.gob.ec>

Date: mar., 17 de nov. de 2020 1:41 p. m.

Subject: Re: Fw: Comprobante Pago Impuesto Predial

To: foruminfo@forumabogados.com <foruminfo@forumabogados.com>

Cc: Juanita Ximena Ron Pareja <juanita.ron@quito.gob.ec>






Estimada Señora Recalde:




Reciba un cordial saludo de la Administración Zonal Eugenio Espejo.  Respecto a su consulta
me permito informar que debe ingresar un oficio dirigido a la Administradora Zonal, indicando
el número de predio , ubicación y la razón de su solicitud ( si se encuentra en algún proceso o
juicio) 





En los casos en que no es el administrado quien comparece debe jusificar la calidad en la que
comparece.





El trámite lo puede realizar de forma presencial tomando un turno virtual en el portal del
Municipio http://www.quito.gob.ec, o a través de los canales habilitados: correo electrónico
administracioneugenio.espejo@quito.gob.ec.




Saludos cordiales,




Arq. María Fernanda Duque

mailto:cfloresb@forumabogados.com
http://www.forumabogados.com/
mailto:foruminfo@forumabogados.com
mailto:cfloresb@forumabogados.com
mailto:maria.duque@quito.gob.ec
mailto:foruminfo@forumabogados.com
mailto:foruminfo@forumabogados.com
mailto:juanita.ron@quito.gob.ec
http://www.quito.gob.ec/
mailto:administracioneugenio.espejo@quito.gob.ec


11/6/2021 Correo: Marisela Caleno - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADI3MjliODgxLTgyYjktNGVlMi04YWQxLTRjOTIxZjEyMmMxMgAQAKPdlIPWKFdBoaj8eq%2B2qjU%3D 5/6

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO.


De: ximena ron pareja <xron.patrimonio@gmail.com>

Enviado: lunes, 16 de noviembre de 2020 11:21

Para: Maria Fernanda Duque Olmedo

Asunto: Fwd: Fw: Comprobante Pago Impuesto Predial
 
Analizar e informar al ciudadano



---------- Forwarded message ---------

De: Administracion Zonal EugenioEspejo <administracion.eugenioespejo@quito.gob.ec>

Date: vie., 13 nov. 2020 a las 14:03

Subject: Fw: Comprobante Pago Impuesto Predial

To: xron.patrimonio@gmail.com <xron.patrimonio@gmail.com>, Pilar Vallejo
<pilarvallejo2914@gmail.com>

Cc: Forum Abogados <foruminfo@forumabogados.com>





FAVOR SU ATENCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO EN ESTE REQUERIMEINTO 
SALUDOS



From: Forum Abogados <foruminfo@forumabogados.com>

Sent: Friday, November 13, 2020 1:10 PM

To: Administracion Zonal EugenioEspejo <administracion.eugenioespejo@quito.gob.ec>

Subject: Fwd: Comprobante Pago Impuesto Predial
 
Estimados Señores:


Necesitamos nos ayude informando cuál es el procedimiento a seguir para obtener un 
Informe del municipio sobre división del bien de conformidad con el Art 473 de COOTAD.  Del
bien que consta en los adjuntos.


La propiedad está en NAYÓN y nos han indicado que corresponde a su administración zonal la
solicitud y emisión del mencionado documento.


Quedo atenta a sus gratas y prontas noticias.


Saludos cordiales,
Janeth Recalde







Forum Abogados
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foruminfo@forumabogados.com

forumabogados@forumabogados.com
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Ecuador
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual
esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y
cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén
relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.





-- 

Cordialmente,


Ximena Ron Pareja, Arq. M.Sc 

Cél: 0998746316

Quito- Ecuador


