
From: TIC Espinosa Ramiro <ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec>
Sent: Tuesday, August 6, 2019 6:05 PM
To: info@invetronica.com
Subject: Cotización

Estimado:
 
Por favor su ayuda con la cotización de los requerimientos adjuntos.
 
Saludos cordiales,
 

Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial, está dirigida
únicamente  al  destinatario  de  la  misma y  sólo  podrá  ser  usada  por  éste.  Si  el  lector  de  este  mensaje  no  es  el
destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si
usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre
el mensaje del sistema. Las opiniones contenidas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente
representan la opinión oficial de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.
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From: TIC Espinosa Ramiro <ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec> 
Sent: Wednesday, August 7, 2019 11:03 PM 
To: info <info@invetronica.com> 
Subject: Re: Co zación 

Estimados: 
  
Adjunto lo solicitado. 
  
Saludos cordiales, 
  

 

Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial, está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de 
este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique 
inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje del sistema. Las opiniones contenidas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial 
de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

  

 

De: "info" <info@invetronica.com> 
Para: "TIC Espinosa Ramiro" <ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec> 
Enviados: Miércoles, 7 de Agosto 2019 17:22:55 Asunto: RE: 

Cotización 
  
Estimado Ing. Espinosa 

Gracias por considerarnos para presentar la propuesta económica para este proyecto. Favor ayúdenos con las especificaciones técnicas de los equipos 

solicitados para poder enviarles la cotización. 

Saludos cordiales 

Ing. Ana Guerra V. 
ASESOR COMERCIAL Y DE PROYECTOS INVETRONICA 

CIA LTDA. 
Leonidas Plaza N21-230 y Ramon Roca 

Telf:  (593) 2 252 8524 
         (593) 2 254 7397 Cel:   

099 891 2066 
info@invetronica.com ana_guerra@outlook.com 

www.invetronica.com 



 

 
From: TIC Espinosa Ramiro [mailto:ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec] 
Sent: Tuesday, August 6, 2019 6:05 PM 
To: info@invetronica.com 
Subject: Co zación 

Estimado: 
  
Por favor su ayuda con la cotización de los requerimientos adjuntos. 
  
Saludos cordiales, 
  

 

Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial, está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de 
este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique 
inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje del sistema. Las opiniones contenidas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial 
de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
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-------- Mensaje Original -------- 

Asunto:Re: Cotización 

Fecha:2019-08-12 09:05 

De:TIC Espinosa Ramiro <ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec> 

Destinatario:rommelmejia <rommelmejia@merctelecontrol.com> 

Estimado Rommel: 

  
Abajo las repuestas a sus inquietudes, por favor su ayuda lo más pronto con lo solicitado. 

  
Salusdos cordiales 

  

 

Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial, está dirigida únicamente al 
destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que 
cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique 
inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje del sistema. Las opiniones contenidas en este mensaje son 
exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA 
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

  

 

De: "rommelmejia" <rommelmejia@merctelecontrol.com> 

Para: "TIC Espinosa Ramiro" <ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec>  

 Enviados: Domingo, 11 de Agosto 2019 21:05:38   

 Asunto: Re: Cotización   

  

Estimado ingeniero buenos dias, estamos preparando la cotización solicitada, favor se 

tiene algunas consultas al respecto: 

1. Se requiere ampliar las caracteristicas del item 3. (Storage en red tipo HYBRID 

SAN),con el fin de cotizar el equipo apropiado. 

Se adjunta especificaciones. 

2. El el Item 8. se solicita un switch para cámaras en poste, pero en el Item 14, ya 

sesolicita el mismo switch dentro de la caja electrica electronica, favor confirmar si el 

switch solicitado es de 4 puertos y si se lo cotiza en el item 8 o 14. 

Se adjunta especificaciones y se debe cotizar en el ítem 8, efectivamente, se indica que en 

la caja debe instalarese dicho switch. 

3. En el item 16, se solicita un cable para tierra 6/0 awg. Se solcita rectificar a calibre 

No.6 AWG TTU, ya que el calibre solicitado no existe en el mercado, adicionalmente 

indicar cual será el valor de resistencia de la puesta a tierra solicitada, y las medidas del 

pozo de mantenimiento. 

Ya se ha corregido el error de cable, la puesta a tierra es un punto referencial. 

  

https://www.facebook.com/EP-EMSEGURIDAD-101778383224146/
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4. El Item 10, se solicita (Supresor de transientes para cámaras en Poste ), pero en 

elItem 14, ya se solicita el mismo equipo pero con distinto nombre (Protector se sobre 

corrientes DSP) dentro de la caja electrica electronica, favor confirmar si se lo cotiza en el 

item 10 o 14. 

Se debe cotizar en el ítem 10, se indica que debe instalarse en la caja. 

Quedo atento a sus comentarios, un cordial saludo  

 
notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje del sistema. Las opiniones contenidas en este 
mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la EMPRESA PÚBLICA 
METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

Ing. Rommel Mejía Donoso 

Gerente de Proyectos 

Merctelecontrol del Ecuador Cía. Ltda. 

Luis Pérez E9-103 y Carlos Andrade Marín 

Telf. 2348037 – Cel. 0984598856 

El 6 de agosto de 2019 a las 18:03 TIC Espinosa Ramiro 
< ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec> escribió : 
  
Estimado: 
  

Por favor su ayuda con la cotización de los requerimientos adjuntos. 
  

Saludos cordiales, 
  

  

Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial, está dirigida únicamente al 
destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica 
que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor 

https://twitter.com/epemseguridad
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-------- Mensaje Original -------- 

Asunto:Cotización 

Fecha:2019-08-06 18:03 

De:TIC Espinosa Ramiro <ramiro.espinosa@emseguridad-q.gob.ec> 

Destinatario:rommelmejia@merctelecontrol.com 

Estimado: 

  

Por favor su ayuda con la cotización de los requerimientos adjuntos. 
  

Saludos cordiales, 

  

 

Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial, está dirigida únicamente al 
destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que 
cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique 
inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje del sistema. Las opiniones contenidas en este mensaje son 
exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA 
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
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